
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - Fenomen Çocuk 4. Sınıf Kurumsal SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Samsun TERME Hafız Mehmet Niyazi Kasapoğlu Ortaokulu 4.Sınıf Deneme Sınavı-6 4676 86 86 86

Ortalamalar
TÜRKÇE MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ İNGİLİZCE Toplam Fenomen Çocuk 4. Sınıf Kurumsal

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.48 4.43 10.48 10.29 4.48 10.29 10.43 4.33 10.43 8.23 6.53 8.23 6.13 3.56 6.13 45.56 23.35 45.56 325.440

İl Ortalaması 10.49 4.35 10.49 9.77 4.76 9.77 10.51 4.07 10.51 7.55 6.73 7.55 5.66 3.47 5.66 43.98 23.37 43.98 314.107
Okul Ortalaması 10.49 4.35 10.49 9.77 4.76 9.77 10.51 4.07 10.51 7.55 6.73 7.55 5.66 3.47 5.66 43.98 23.37 43.98 314.107

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ İNGİLİZCE Toplam Fenomen Çocuk 4. Sınıf KurumsalGenel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - DEMİRCİ HAYRUNİSA 0 / 0 14 1 14.00 14 1 14.00 14 1 14.00 10 5 10.00 9 1 9.00 61.00 9.00 61.00 435.720 521 1 1 1
2 0 - ÖZDEMİR RAVZANUR 0 / 0 15 0 15.00 13 2 13.00 15 0 15.00 10 5 10.00 8 2 8.00 61.00 9.00 61.00 435.700 575 2 2 2
3 0 - COŞKUN FATMA ZEHRA 0 / 0 15 0 15.00 13 2 13.00 14 1 14.00 9 5 9.00 9 1 9.00 60.00 9.00 60.00 428.580 654 3 3 3
4 827 - BEREN NİSA AKAN 4 / A 13 2 13.00 13 2 13.00 14 1 14.00 11 4 11.00 9 1 9.00 60.00 10.00 60.00 428.580 654 3 3 3
5 0 - GÜMÜŞ ÇİĞDEM NURSU 0 / 0 14 1 14.00 12 3 12.00 13 2 13.00 12 3 12.00 9 1 9.00 60.00 10.00 60.00 428.580 654 3 3 3
6 0 - ELİF SU YILMAZ 0 / 0 14 1 14.00 13 2 13.00 14 1 14.00 10 5 10.00 9 1 9.00 60.00 10.00 60.00 428.580 654 3 3 3
7 690 - MELEK HANIM GÜN 4 / D 14 1 14.00 13 2 13.00 14 1 14.00 9 6 9.00 8 2 8.00 58.00 12.00 58.00 414.280 950 7 7 7
8 0 - ÖZER NERGİSBERRA 0 / 0 13 2 13.00 13 2 13.00 12 3 12.00 13 2 13.00 7 3 7.00 58.00 12.00 58.00 414.260 987 8 8 8
9 0 - KARAMOLLAOĞLU ASRIN 0 / 0 14 1 14.00 14 1 14.00 14 1 14.00 9 6 9.00 7 3 7.00 58.00 12.00 58.00 414.260 987 8 8 8

10 0 - A BEREN PATKAVAK 0 / 0 13 2 13.00 14 1 14.00 12 2 12.00 8 7 8.00 10 0 10.00 57.00 12.00 57.00 407.180 1014 10 10 10
11 0 - ÇETİN BİRSEN 0 / 0 14 1 14.00 13 2 13.00 11 4 11.00 10 5 10.00 9 1 9.00 57.00 13.00 57.00 407.160 1038 11 11 11
12 207 - ELİF ZENGİN 4 / B 12 3 12.00 12 3 12.00 14 1 14.00 10 5 10.00 9 1 9.00 57.00 13.00 57.00 407.160 1038 11 11 11
13 0 - ÖZGENÇ ZEZNEP 0 / 0 13 2 13.00 13 2 13.00 12 3 12.00 9 6 9.00 9 1 9.00 56.00 14.00 56.00 400.020 1170 13 13 13
14 0 - MEVA ÇAM 4 / A 12 3 12.00 12 3 12.00 11 4 11.00 12 3 12.00 9 1 9.00 56.00 14.00 56.00 400.020 1170 13 13 13
15 0 - İNAN MAHİNUR BÜŞRA 0 / 0 11 4 11.00 12 3 12.00 14 1 14.00 10 5 10.00 9 1 9.00 56.00 14.00 56.00 400.020 1170 13 13 13
16 762 - RANASU KAYA 4 / B 13 2 13.00 11 4 11.00 13 2 13.00 10 5 10.00 9 1 9.00 56.00 14.00 56.00 400.020 1170 13 13 13
17 52 - CEREN ECE UZUN 0 / 0 13 2 13.00 11 4 11.00 13 2 13.00 11 4 11.00 8 2 8.00 56.00 14.00 56.00 400.000 1211 17 17 17
18 46 - DİRİL ELİFZEYNEP 4 / F 10 5 10.00 12 3 12.00 11 4 11.00 11 4 11.00 10 0 10.00 54.00 16.00 54.00 385.760 1408 18 18 18
19 0 - KARAÇUHA ZEYNEP 0 / 0 11 3 11.00 11 4 11.00 14 1 14.00 9 6 9.00 9 1 9.00 54.00 15.00 54.00 385.740 1419 19 19 19
20 0 - ZEYNEPESLEMAKÇİÇEK 0 / 0 12 3 12.00 11 4 11.00 13 2 13.00 9 6 9.00 9 1 9.00 54.00 16.00 54.00 385.740 1419 19 19 19
21 0 - EFSA CENK 0 / 0 11 4 11.00 12 3 12.00 13 2 13.00 10 5 10.00 8 1 8.00 54.00 15.00 54.00 385.720 1457 21 21 21
22 0 - MERYEM SARE AKBULUT 0 / 0 12 3 12.00 13 2 13.00 13 2 13.00 9 6 9.00 7 3 7.00 54.00 16.00 54.00 385.700 1493 22 22 22
23 0 - KARDELEN ÇİÇEK 0 / 0 12 3 12.00 11 4 11.00 12 3 12.00 9 6 9.00 9 1 9.00 53.00 17.00 53.00 378.600 1570 23 23 23
24 0 - AYAZ AZRA ADA 0 / 0 8 5 8.00 13 2 13.00 14 1 14.00 7 8 7.00 9 1 9.00 51.00 17.00 51.00 364.320 1845 24 24 24
25 0 - RABİA BERRA BAŞ 0 / 0 12 3 12.00 10 5 10.00 13 2 13.00 9 6 9.00 7 3 7.00 51.00 19.00 51.00 364.280 1889 25 25 25
26 850 - MİRA EKİZ 4 / A 12 3 12.00 13 1 13.00 11 4 11.00 8 7 8.00 7 3 7.00 51.00 18.00 51.00 364.280 1889 25 25 25
27 0 - KELEŞ AZRA BETÜL 4 / F 13 2 13.00 10 5 10.00 11 4 11.00 11 4 11.00 6 4 6.00 51.00 19.00 51.00 364.260 1922 27 27 27
28 0 - TEKE ESMANUR 0 / 0 8 7 8.00 12 3 12.00 13 2 13.00 8 7 8.00 9 1 9.00 50.00 20.00 50.00 357.180 1976 28 28 28
29 681 - KARAÇUKA AYŞENUR 4 / D 9 6 9.00 12 3 12.00 12 3 12.00 10 5 10.00 7 3 7.00 50.00 20.00 50.00 357.140 2018 29 29 29
30 0 - ÇETİNKAYA BENGÜ 0 / 0 10 2 10.00 12 3 12.00 13 2 13.00 10 3 10.00 5 0 5.00 50.00 10.00 50.00 357.100 2079 30 30 30
31 111 - NİSANURALEMDAR 4 / A 11 4 11.00 12 3 12.00 13 2 13.00 9 5 9.00 5 4 5.00 50.00 18.00 50.00 357.100 2079 30 30 30
32 287 - BELİNAYŞANA 0 / 0 11 4 11.00 11 4 11.00 12 3 12.00 8 6 8.00 7 2 7.00 49.00 19.00 49.00 350.000 2127 32 32 32
33 0 - ALPARSLAN ELİF 0 / 0 12 3 12.00 11 4 11.00 11 4 11.00 7 8 7.00 7 2 7.00 48.00 21.00 48.00 342.860 2231 33 33 33
34 0 - GÜLHAN SAİDENUR 0 / 0 12 0 12.00 10 5 10.00 13 1 13.00 6 3 6.00 7 0 7.00 48.00 9.00 48.00 342.860 2231 33 33 33
35 276 - SEVDEGÜL YALÇINKAYA 4 / F 10 5 10.00 12 3 12.00 11 4 11.00 6 9 6.00 8 2 8.00 47.00 23.00 47.00 335.740 2350 35 35 35
36 0 - TUĞBA BAYRAKTAR 0 / 0 10 5 10.00 10 5 10.00 11 4 11.00 10 5 10.00 6 4 6.00 47.00 23.00 47.00 335.700 2386 36 36 36
37 357 - NİSANUR BAYRAM 4 / D 13 2 13.00 11 4 11.00 8 7 8.00 7 8 7.00 7 3 7.00 46.00 24.00 46.00 328.580 2490 37 37 37
38 0 - SEMANUR İNCE 4 / A 10 5 10.00 9 6 9.00 13 2 13.00 7 8 7.00 7 3 7.00 46.00 24.00 46.00 328.580 2490 37 37 37
39 0 - ELİFNURKIRÇAL 0 / 0 11 3 11.00 10 4 10.00 9 6 9.00 7 7 7.00 8 1 8.00 45.00 21.00 45.00 321.460 2582 39 39 39
40 0 - KARAYİĞİT ELANUR 4 / F 12 3 12.00 10 5 10.00 10 5 10.00 5 10 5.00 8 2 8.00 45.00 25.00 45.00 321.460 2582 39 39 39
41 0 - HANİNNSUFYAN 0 / 0 10 5 10.00 11 4 11.00 10 4 10.00 7 8 7.00 7 3 7.00 45.00 24.00 45.00 321.440 2594 41 41 41
42 0 - BUZDAN ZEYNEP 0 / 0 11 4 11.00 10 5 10.00 10 5 10.00 7 7 7.00 7 2 7.00 45.00 23.00 45.00 321.440 2594 41 41 41
43 0 - BIYIK EFRA 0 / 0 13 2 13.00 7 6 7.00 10 5 10.00 9 5 9.00 6 3 6.00 45.00 21.00 45.00 321.420 2615 43 43 43
44 0 - SONAŞ DUYGU 0 / 0 9 6 9.00 7 8 7.00 13 2 13.00 11 4 11.00 5 3 5.00 45.00 23.00 45.00 321.400 2641 44 44 44
45 0 - TRABZONLU İREM 0 / 0 7 7 7.00 10 1 10.00 12 3 12.00 9 5 9.00 6 1 6.00 44.00 17.00 44.00 314.280 2725 45 45 45
46 0 - İNAN RÜVEYDA RANA 0 / 0 11 4 11.00 8 7 8.00 10 5 10.00 9 6 9.00 6 4 6.00 44.00 26.00 44.00 314.280 2725 45 45 45
47 0 - GÜNEY RÜMEYSA 4 / İ 10 5 10.00 10 5 10.00 9 6 9.00 9 6 9.00 6 4 6.00 44.00 26.00 44.00 314.280 2725 45 45 45
48 0 - ZEYNEPNUR SÜER 0 / 0 11 4 11.00 10 3 10.00 13 2 13.00 7 7 7.00 3 3 3.00 44.00 19.00 44.00 314.220 2785 48 48 48
49 0 - ALTUN ECRİN NİSA 0 / 0 11 4 11.00 8 7 8.00 9 6 9.00 9 6 9.00 6 4 6.00 43.00 27.00 43.00 307.140 2820 49 49 49
50 0 - ŞAHİN MERVE NUR 0 / 0 11 4 11.00 10 2 10.00 9 5 9.00 8 6 8.00 5 3 5.00 43.00 20.00 43.00 307.120 2846 50 50 50
51 0 - AYDEMİR HAFSA BETÜL 0 / 0 12 3 12.00 9 6 9.00 11 3 11.00 8 6 8.00 3 7 3.00 43.00 25.00 43.00 307.080 2896 51 51 51
52 0 - BETÜL SALMAN 0 / 0 8 7 8.00 11 4 11.00 12 2 12.00 9 6 9.00 3 7 3.00 43.00 26.00 43.00 307.080 2896 51 51 51
53 185 - DALGIÇ YASE İN 4 / A 9 5 9.00 9 5 9.00 9 6 9.00 10 5 10.00 5 2 5.00 42.00 23.00 42.00 299.980 2958 53 53 53
54 835 - ESLEM KİRAZ 4 / E 8 7 8.00 8 7 8.00 12 3 12.00 9 6 9.00 5 5 5.00 42.00 28.00 42.00 299.980 2958 53 53 53
55 0 - BENGÜSU YI LDIRIM 4 / A 11 4 11.00 9 6 9.00 12 3 12.00 8 7 8.00 2 8 2.00 42.00 28.00 42.00 299.920 3009 55 55 55
56 113 - SÜMEYYEBETÜLBOLAT 4 / D 7 7 7.00 11 3 11.00 12 2 12.00 4 10 4.00 7 3 7.00 41.00 25.00 41.00 292.880 3025 56 56 56
57 848 - ERDOĞAN MEL SA 4 / A 12 3 12.00 9 6 9.00 8 7 8.00 8 7 8.00 4 6 4.00 41.00 29.00 41.00 292.820 3068 57 57 57
58 0 - CELEPCİ ELİF RAVZA 0 / 0 11 4 11.00 9 6 9.00 11 4 11.00 8 7 8.00 2 8 2.00 41.00 29.00 41.00 292.780 3098 58 58 58
59 0 - PUR ELİF NAZ 0 / 0 7 8 7.00 9 3 9.00 12 3 12.00 6 9 6.00 6 2 6.00 40.00 25.00 40.00 285.720 3123 59 59 59
60 0 - YAĞMUR ÇELİK 4 / B 11 4 11.00 7 8 7.00 9 6 9.00 5 10 5.00 7 3 7.00 39.00 31.00 39.00 278.600 3216 60 60 60
61 344 - GÖK TANEM ECE 4 / B 9 6 9.00 8 7 8.00 10 5 10.00 5 10 5.00 7 3 7.00 39.00 31.00 39.00 278.600 3216 60 60 60
62 0 - AYDINOĞLU FATMANUR 0 / 0 13 2 13.00 9 6 9.00 8 7 8.00 5 10 5.00 4 6 4.00 39.00 31.00 39.00 278.540 3259 62 62 62
63 0 - AKÇAY AFRA 0 / 0 10 4 10.00 10 5 10.00 13 2 13.00 3 12 3.00 3 7 3.00 39.00 30.00 39.00 278.520 3279 63 63 63
64 0 - KERECİ BERRA SU 0 / 0 7 8 7.00 9 4 9.00 8 2 8.00 8 6 8.00 6 4 6.00 38.00 24.00 38.00 271.440 3311 64 64 64
65 103 - ÇANDUR ESRA 0 / A 10 5 10.00 13 2 13.00 6 9 6.00 5 10 5.00 3 7 3.00 37.00 33.00 37.00 264.240 3437 65 65 65
66 0 - SALMAN ZEYNEP 0 / 0 10 5 10.00 9 6 9.00 10 5 10.00 7 8 7.00 1 9 1.00 37.00 33.00 37.00 264.200 3463 66 66 66
67 188 - ÖZENELAASYA 4 / B 10 5 10.00 8 7 8.00 11 4 11.00 7 8 7.00 1 9 1.00 37.00 33.00 37.00 264.200 3463 66 66 66
68 23 - TOMBAŞ HAYRÜNNİSA 0 / 0 11 4 11.00 7 7 7.00 3 12 3.00 9 6 9.00 6 2 6.00 36.00 31.00 36.00 257.160 3476 68 68 68
69 568 - HİLALNUR GÜNER 4 / D 7 8 7.00 9 5 9.00 9 6 9.00 7 8 7.00 4 6 4.00 36.00 33.00 36.00 257.120 3504 69 69 69
70 0 - DURU ELİF ZEYNEP 0 / 0 11 4 11.00 6 9 6.00 10 5 10.00 6 9 6.00 3 7 3.00 36.00 34.00 36.00 257.100 3527 70 70 70
71 0 - İREMSU GENÇ 0 / 0 11 4 11.00 9 6 9.00 8 7 8.00 7 7 7.00 1 9 1.00 36.00 33.00 36.00 257.060 3552 71 71 71
72 0 - ŞEVVAL SERDAR 0 / 0 7 8 7.00 8 7 8.00 7 8 7.00 7 8 7.00 4 6 4.00 33.00 37.00 33.00 235.700 3742 72 72 72
73 0 - MERVE GÖK 0 / 0 9 6 9.00 7 8 7.00 9 6 9.00 4 11 4.00 2 8 2.00 31.00 39.00 31.00 221.380 3909 73 73 73
74 0 - ELMAS BETÜL 0 / 0 7 8 7.00 4 11 4.00 9 6 9.00 7 8 7.00 3 7 3.00 30.00 40.00 30.00 214.260 3969 74 74 74
75 872 - DEMİRBAŞ YAĞMUR 0 / 0 9 6 9.00 6 9 6.00 7 3 7.00 3 12 3.00 4 6 4.00 29.00 36.00 29.00 207.140 4022 75 75 75
76 812 - ASİYENURALEMDAR 4 / F 5 10 5.00 8 6 8.00 8 7 8.00 3 12 3.00 4 6 4.00 28.00 41.00 28.00 200.000 4091 76 76 76
77 0 - KÜÇÜK ESLEM 0 / 0 10 5 10.00 6 2 6.00 11 3 11.00 0 3 0.00 0 0 0.00 27.00 13.00 27.00 192.780 4193 77 77 77
78 0 - ÇOLAK RAVZANUR 0 / 0 8 7 8.00 4 11 4.00 5 10 5.00 6 9 6.00 3 7 3.00 26.00 44.00 26.00 185.700 4209 78 78 78



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - Fenomen Çocuk 4. Sınıf Kurumsal SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Samsun TERME Hafız Mehmet Niyazi Kasapoğlu Ortaokulu 4.Sınıf Deneme Sınavı-6 4676 86 86 86

Ortalamalar
TÜRKÇE MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ İNGİLİZCE Toplam Fenomen Çocuk 4. Sınıf Kurumsal

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.48 4.43 10.48 10.29 4.48 10.29 10.43 4.33 10.43 8.23 6.53 8.23 6.13 3.56 6.13 45.56 23.35 45.56 325.440

İl Ortalaması 10.49 4.35 10.49 9.77 4.76 9.77 10.51 4.07 10.51 7.55 6.73 7.55 5.66 3.47 5.66 43.98 23.37 43.98 314.107
Okul Ortalaması 10.49 4.35 10.49 9.77 4.76 9.77 10.51 4.07 10.51 7.55 6.73 7.55 5.66 3.47 5.66 43.98 23.37 43.98 314.107

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ İNGİLİZCE Toplam Fenomen Çocuk 4. Sınıf KurumsalGenel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
79 0 - YILMAZ SENA 4 / C 8 7 8.00 7 8 7.00 7 8 7.00 2 12 2.00 1 8 1.00 25.00 43.00 25.00 178.520 4287 79 79 79
80 0 - BETÜL AKK UŞ 0 / 0 7 8 7.00 5 10 5.00 4 11 4.00 4 11 4.00 4 6 4.00 24.00 46.00 24.00 171.440 4301 80 80 80
81 0 - RUKİYE DEĞİRMEN 0 / 0 9 6 9.00 6 9 6.00 3 12 3.00 5 10 5.00 1 9 1.00 24.00 46.00 24.00 171.380 4335 81 81 81
82 0 - ŞEREF BERİN 4 / A 8 7 8.00 5 10 5.00 7 8 7.00 3 12 3.00 1 9 1.00 24.00 46.00 24.00 171.380 4335 81 81 81
83 0 - SONGÜL CANDAN 4 / A 7 8 7.00 4 11 4.00 7 8 7.00 4 11 4.00 1 8 1.00 23.00 46.00 23.00 164.240 4379 83 83 83
84 0 - KELEŞ ESMA 0 / 0 6 9 6.00 8 4 8.00 6 5 6.00 3 5 3.00 0 0 0.00 23.00 23.00 23.00 164.220 4389 84 84 84
85 152 - YILMAZZÜMRAMİR AY 0 / 0 7 8 7.00 5 2 5.00 6 3 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18.00 13.00 18.00 128.520 4569 85 85 85
86 0 - ÖZCAN ECRİN 0 / 0 7 8 7.00 4 11 4.00 1 6 1.00 4 5 4.00 0 0 0.00 16.00 30.00 16.00 114.240 4617 86 86 86


