
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - Fenomen Çocuk 4. Sınıf Kurumsal SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Samsun TERME Hafız Mehmet Niyazi Kasapoğlu Ortaokulu 4.Sınıf Deneme Sınavı-6 4693 69 69 69

Ortalamalar
TÜRKÇE MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ İNGİLİZCE Toplam Fenomen Çocuk 4. Sınıf Kurumsal

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.48 4.42 10.48 10.30 4.47 10.30 10.43 4.33 10.43 8.26 6.51 8.26 6.14 3.55 6.14 45.62 23.28 45.62 325.858

İl Ortalaması 9.51 4.99 9.51 9.32 4.97 9.32 9.55 4.88 9.55 7.70 6.65 7.70 5.16 3.68 5.16 41.23 25.17 41.23 294.499
Okul Ortalaması 9.51 4.99 9.51 9.32 4.97 9.32 9.55 4.88 9.55 7.70 6.65 7.70 5.16 3.68 5.16 41.23 25.17 41.23 294.499

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ İNGİLİZCE Toplam Fenomen Çocuk 4. Sınıf KurumsalGenel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 279 - YAVUZ SELİM KÖKTEN 4 / F 13 2 13.00 13 2 13.00 13 2 13.00 12 3 12.00 9 1 9.00 60.00 10.00 60.00 428.580 670 1 1 1
2 0 - ORDULU BURAK İHSAN 0 / 0 15 0 15.00 12 3 12.00 12 3 12.00 13 2 13.00 8 1 8.00 60.00 9.00 60.00 428.560 713 2 2 2
3 0 - AHMET HAMZA UZUNCA 0 / 0 13 2 13.00 12 2 12.00 13 1 13.00 10 4 10.00 10 0 10.00 58.00 9.00 58.00 414.320 880 3 3 3
4 844 - UTKU EFE UZUN 4 / A 11 4 11.00 13 2 13.00 14 1 14.00 10 5 10.00 10 0 10.00 58.00 12.00 58.00 414.320 880 3 3 3
5 451 - BURAK EREN 4 / C 13 2 13.00 12 2 12.00 14 1 14.00 11 4 11.00 8 2 8.00 58.00 11.00 58.00 414.280 970 5 5 5
6 0 - MUSTAFA YAĞIZ KALMAZ 0 / 0 11 4 11.00 12 3 12.00 13 2 13.00 11 3 11.00 9 1 9.00 56.00 13.00 56.00 400.020 1186 6 6 6
7 0 - ÖZYÜREK MUSTAFA 0 / 0 10 3 10.00 12 3 12.00 14 0 14.00 12 2 12.00 8 1 8.00 56.00 9.00 56.00 400.000 1224 7 7 7
8 842 - İSLAM ELMAS 4 / A 11 4 11.00 14 1 14.00 13 2 13.00 12 3 12.00 6 4 6.00 56.00 14.00 56.00 399.960 1288 8 8 8
9 288 - BURAK YASİR AKSU 4 / D 12 3 12.00 12 3 12.00 11 4 11.00 10 4 10.00 10 0 10.00 55.00 14.00 55.00 392.900 1309 9 9 9

10 0 - MAHMUTALİAKSUOĞLU 0 / 0 12 3 12.00 10 5 10.00 13 0 13.00 12 3 12.00 8 2 8.00 55.00 13.00 55.00 392.860 1358 10 10 10
11 16 - MEHMET AKİF ŞENTÜRK 4 / A 14 1 14.00 13 2 13.00 11 4 11.00 13 2 13.00 4 6 4.00 55.00 15.00 55.00 392.780 1424 11 11 11
12 0 - CERRAHOĞLU MUSAB 0 / 0 12 3 12.00 12 2 12.00 12 3 12.00 10 4 10.00 7 2 7.00 53.00 14.00 53.00 378.560 1647 12 12 12
13 0 - AYYILDIZ BERAT 4 / D 13 2 13.00 11 4 11.00 12 3 12.00 8 6 8.00 8 2 8.00 52.00 17.00 52.00 371.440 1741 13 13 13
14 0 - KAYA MEH ET 0 / 0 14 1 14.00 10 5 10.00 9 6 9.00 11 4 11.00 8 2 8.00 52.00 18.00 52.00 371.440 1741 13 13 13
15 0 - AHMET FARUK TAYMAZ 0 / 0 11 4 11.00 11 4 11.00 12 2 12.00 11 4 11.00 6 3 6.00 51.00 17.00 51.00 364.260 1937 15 15 15
16 631 - ARDA VOLK? KULAÇ 4 / A 10 4 10.00 11 4 11.00 13 2 13.00 11 4 11.00 6 3 6.00 51.00 17.00 51.00 364.260 1937 15 15 15
17 852 - ONUR MALGIR 4 / A 10 5 10.00 11 4 11.00 12 3 12.00 13 2 13.00 5 5 5.00 51.00 19.00 51.00 364.240 1964 17 17 17
18 0 - SİNAN ŞAMİL ÖZCAN 4 / E 13 2 13.00 11 4 11.00 12 3 12.00 8 7 8.00 6 4 6.00 50.00 20.00 50.00 357.120 2061 18 18 18
19 0 - GE Ç ÇIN R 0 / 0 10 5 10.00 12 3 12.00 11 4 11.00 6 9 6.00 10 0 10.00 49.00 21.00 49.00 350.060 2108 19 19 19
20 628 - ALİ VAROL 4 / D 12 3 12.00 14 1 14.00 6 9 6.00 9 6 9.00 8 2 8.00 49.00 21.00 49.00 350.020 2120 20 20 20
21 494 - KODAL MUHAMMED 4 / D 11 3 11.00 13 2 13.00 10 1 10.00 8 6 8.00 7 1 7.00 49.00 13.00 49.00 350.000 2143 21 21 21
22 838 - İBRAHİMERENKUMBASAR 4 / A 11 4 11.00 10 5 10.00 10 5 10.00 9 6 9.00 7 3 7.00 47.00 23.00 47.00 335.720 2374 22 22 22
23 0 - ALEMDAR BEDİRHAN 0 / 0 11 4 11.00 13 2 13.00 10 5 10.00 7 8 7.00 6 4 6.00 47.00 23.00 47.00 335.700 2401 23 23 23
24 49 - UZUN.BİLAL 4 / A 6 9 6.00 13 2 13.00 12 3 12.00 8 7 8.00 7 3 7.00 46.00 24.00 46.00 328.580 2506 24 24 24
25 0 - CA DAN MELİH 4 / B 11 3 11.00 11 4 11.00 8 5 8.00 10 5 10.00 6 3 6.00 46.00 20.00 46.00 328.560 2526 25 25 25
26 0 - EYYÜB ENSAR Ö ?N 0 / 0 12 3 12.00 9 6 9.00 12 3 12.00 8 7 8.00 5 5 5.00 46.00 24.00 46.00 328.540 2544 26 26 26
27 215 - MİRAÇ ? ME ŞEN 0 / A 12 3 12.00 10 3 10.00 11 3 11.00 9 3 9.00 4 3 4.00 46.00 15.00 46.00 328.520 2569 27 27 27
28 232 - FURKANTÜRK 4 / A 9 6 9.00 12 3 12.00 10 5 10.00 7 8 7.00 7 2 7.00 45.00 24.00 45.00 321.440 2610 28 28 28
29 135 - FIRAT AKYAZI 0 / 0 9 6 9.00 10 5 10.00 9 6 9.00 11 4 11.00 6 4 6.00 45.00 25.00 45.00 321.420 2630 29 29 29
30 0 - ÖMER SEYFETTİN VAR 4 / A 11 3 11.00 10 4 10.00 13 1 13.00 9 5 9.00 2 2 2.00 45.00 15.00 45.00 321.340 2702 30 30 30
31 0 - MEHMET SAİMÇ İL 0 / 0 9 3 9.00 10 5 10.00 12 3 12.00 7 8 7.00 6 4 6.00 44.00 23.00 44.00 314.280 2740 31 31 31
32 166 - KASAPOĞLUHUHAMMED 4 / A 12 3 12.00 7 8 7.00 10 5 10.00 9 6 9.00 6 4 6.00 44.00 26.00 44.00 314.280 2740 31 31 31
33 0 - KILIÇ MİRAC EMİN 0 / 0 8 5 8.00 15 0 15.00 9 3 9.00 7 6 7.00 5 3 5.00 44.00 17.00 44.00 314.260 2763 33 33 33
34 0 - ASAF ARAL HAMZA 0 / 0 9 5 9.00 11 4 11.00 10 5 10.00 7 8 7.00 6 4 6.00 43.00 26.00 43.00 307.140 2834 34 34 34
35 25 - KIVANÇ KÖSE 4 / A 9 3 9.00 9 4 9.00 12 2 12.00 9 5 9.00 4 4 4.00 43.00 18.00 43.00 307.100 2886 35 35 35
36 854 - DAVUT TAHA EKİN? 4 / H 7 8 7.00 9 6 9.00 10 5 10.00 9 6 9.00 7 3 7.00 42.00 28.00 42.00 300.020 2936 36 36 36
37 0 - FATİHEMREKARAPIÇAK 0 / 0 11 4 11.00 12 3 12.00 5 10 5.00 6 9 6.00 7 3 7.00 41.00 29.00 41.00 292.880 3037 37 37 37
38 0 - DOĞUKAN ÇAVUNT 0 / 0 8 7 8.00 7 4 7.00 13 2 13.00 7 7 7.00 6 4 6.00 41.00 24.00 41.00 292.860 3047 38 38 38
39 0 - ABANOZ TALHA 0 / 0 10 5 10.00 9 6 9.00 11 4 11.00 9 6 9.00 2 8 2.00 41.00 29.00 41.00 292.780 3111 39 39 39
40 0 - PEÇE YASİR 0 / 0 9 6 9.00 10 5 10.00 6 9 6.00 8 7 8.00 7 3 7.00 40.00 30.00 40.00 285.740 3128 40 40 40
41 0 - SALİH BİRYAN 4 / D 9 6 9.00 6 9 6.00 12 3 12.00 7 8 7.00 6 4 6.00 40.00 30.00 40.00 285.720 3137 41 41 41
42 0 - BARIŞ KESKİN 0 / 0 8 7 8.00 9 6 9.00 10 5 10.00 7 8 7.00 6 4 6.00 40.00 30.00 40.00 285.720 3137 41 41 41
43 0 - EMİR ŞAHİN 4 / F 10 5 10.00 8 6 8.00 6 8 6.00 8 7 8.00 7 3 7.00 39.00 29.00 39.00 278.600 3231 43 43 43
44 485 - ARDA ÇEPNİ 4 / D 10 4 10.00 9 6 9.00 7 8 7.00 7 8 7.00 6 4 6.00 39.00 30.00 39.00 278.580 3242 44 44 44
45 0 - EBUBEKİR YEREBASMAZ 4 / F 7 8 7.00 7 8 7.00 10 5 10.00 6 9 6.00 7 3 7.00 37.00 33.00 37.00 264.320 3403 45 45 45
46 139 - KEREMMUHAMMET YILMAZ 4 / A 7 3 7.00 8 3 8.00 9 1 9.00 8 5 8.00 5 1 5.00 37.00 13.00 37.00 264.280 3415 46 46 46
47 843 - BUĞRA ÖZBAŞ 4 / A 10 5 10.00 9 6 9.00 10 5 10.00 4 11 4.00 3 7 3.00 36.00 34.00 36.00 257.100 3537 47 47 47
48 117 - CELİL GÜNEY 4 / A 10 5 10.00 9 6 9.00 12 3 12.00 5 4 5.00 0 0 0.00 36.00 18.00 36.00 257.040 3568 48 48 48
49 0 - BATUHAN AŞCI 0 / 0 9 5 9.00 8 7 8.00 6 9 6.00 7 8 7.00 4 6 4.00 34.00 35.00 34.00 242.840 3678 49 49 49
50 0 - DANACIÖMER 0 / 0 7 8 7.00 9 6 9.00 7 8 7.00 4 11 4.00 5 5 5.00 32.00 38.00 32.00 228.580 3811 50 50 50
51 0 - YU??NSTE TEPE 0 / 0 9 5 9.00 6 9 6.00 9 6 9.00 6 9 6.00 2 8 2.00 32.00 37.00 32.00 228.520 3853 51 51 51
52 932 - HAMZA MUHAMMET ÖZEN 0 / 0 5 10 5.00 9 6 9.00 8 7 8.00 5 10 5.00 4 6 4.00 31.00 39.00 31.00 221.420 3891 52 52 52
53 0 - AYAŞA? PE ?N 0 / 0 8 6 8.00 4 11 4.00 8 6 8.00 9 6 9.00 2 7 2.00 31.00 36.00 31.00 221.380 3923 53 53 53
54 0 - YILDIZ BERAT AKİF 0 / 0 7 8 7.00 8 7 8.00 8 7 8.00 4 11 4.00 3 7 3.00 30.00 40.00 30.00 214.260 3983 54 54 54
55 0 - ?M ARİ Ç 0 / 0 8 5 8.00 8 2 8.00 8 3 8.00 3 8 3.00 3 5 3.00 30.00 23.00 30.00 214.260 3983 54 54 54
56 0 - HASAN.YİĞİT.CEYLAN.. 0 / 0 9 6 9.00 6 9 6.00 7 8 7.00 6 9 6.00 1 9 1.00 29.00 41.00 29.00 207.080 4086 56 56 56
57 0 - HARUNDU UN 0 / 0 6 9 6.00 5 10 5.00 7 8 7.00 6 9 6.00 4 6 4.00 28.00 42.00 28.00 200.000 4106 57 57 57
58 0 - YAŞİN E TÜRE 4 / F 10 4 10.00 0 0 0.00 11 4 11.00 7 8 7.00 0 0 0.00 28.00 16.00 28.00 199.920 4154 58 58 58
59 0 - CİVİL ENSAR 0 / 0 9 6 9.00 9 5 9.00 9 5 9.00 1 2 1.00 0 0 0.00 28.00 18.00 28.00 199.920 4154 58 58 58
60 0 - MUSTAFA YÜKSEL 0 / 0 8 7 8.00 10 4 10.00 6 5 6.00 4 11 4.00 0 0 0.00 28.00 27.00 28.00 199.920 4154 58 58 58
61 879 - NİHATCAN KESKİN 4 / E 6 9 6.00 7 8 7.00 5 10 5.00 4 11 4.00 5 5 5.00 27.00 43.00 27.00 192.880 4165 61 61 61
62 0 - İŞMARCI BEDİRHAN 0 / 0 7 7 7.00 4 10 4.00 6 9 6.00 6 9 6.00 3 7 3.00 26.00 42.00 26.00 185.700 4227 62 62 62
63 0 - ?ENÇ EYÜPHA N 0 / 0 6 7 6.00 8 7 8.00 3 12 3.00 4 11 4.00 4 6 4.00 25.00 43.00 25.00 178.580 4272 63 63 63
64 0 - YAVUZ TALHA 4 / E 4 11 4.00 4 11 4.00 7 8 7.00 8 7 8.00 2 8 2.00 25.00 45.00 25.00 178.540 4300 64 64 64
65 0 - RECEP KEREM UYANIK 4 / İ 10 5 10.00 4 10 4.00 6 9 6.00 4 11 4.00 1 9 1.00 25.00 44.00 25.00 178.520 4307 65 65 65
66 684 - HASAN EGE ÇİMEN 4 / D 8 7 8.00 7 8 7.00 5 10 5.00 2 13 2.00 2 8 2.00 24.00 46.00 24.00 171.400 4344 66 66 66
67 0 - TALHA YILDIZ 0 / 0 7 7 7.00 6 9 6.00 4 11 4.00 3 12 3.00 1 9 1.00 21.00 48.00 21.00 149.960 4476 67 67 67
68 0 - ÇANAKÇI 0 / 0 4 7 4.00 3 4 3.00 6 3 6.00 6 3 6.00 0 0 0.00 19.00 17.00 19.00 135.660 4561 68 68 68
69 0 - MUHAMMED EMİR ÖZDEMİ 0 / 0 3 12 3.00 5 10 5.00 4 11 4.00 3 12 3.00 3 6 3.00 18.00 51.00 18.00 128.580 4568 69 69 69


